
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu 8.Sınıf Deneme Sınavı-4 11975 523 441 25

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.89 5.72 9.98 5.38 3.66 4.17 5.40 3.66 4.18 4.28 2.97 3.29 5.10 5.87 3.14 8.30 8.37 5.51 40.36 30.24 30.28 227.677

İl Ortalaması 11.40 6.10 9.37 5.39 3.78 4.13 5.42 3.89 4.12 3.38 2.91 2.41 4.60 5.71 2.70 7.73 8.17 5.01 37.92 30.55 27.74 216.995
Okul Ortalaması 7.84 10.04 4.49 4.32 4.96 2.67 4.12 5.56 2.27 1.76 4.48 0.27 4.16 10.20 0.76 4.92 11.60 1.05 27.12 46.84 11.51 145.076

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 36 - MAHMUT ESAD ARSLAN 8 / B 14 4 12.67 8 1 7.67 6 4 4.67 4 0 4.00 5 2 4.33 11 6 9.00 48.00 17.00 42.34 278.281 3400 114 96 1
2 18 - BUĞRA HAN ÖCAL 0 / 0 12 6 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 2 0.33 6 8 3.33 9 5 7.33 39.00 30.00 28.99 234.770 5104 192 162 2
3 148 - CANSU KOÇAK 8 / A 16 4 14.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 4 2.67 3 9 0.00 33.00 27.00 24.00 212.622 6060 240 202 3
4 125 - ZEH A TEKİ N 8 / A 12 6 10.00 6 3 5.00 5 5 3.33 0 3 -1.00 4 3 3.00 4 12 0.00 31.00 32.00 20.33 187.896 7338 303 254 4
5 79 - GÖKÇE TÜZÜNER 8 / A 12 4 10.67 6 3 5.00 3 6 1.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 7 10 3.67 33.00 37.00 20.67 185.467 7468 315 264 5
6 123 - FEYZASOYLU 8 / A 11 3 10.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 15.00 20.99 175.541 7995 342 286 6
7 72 - İREM BAŞOL 8 / A 11 6 9.00 1 0 1.00 4 6 2.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 6 11 2.33 24.00 30.00 14.00 169.630 8301 355 295 7
8 22 - FAZLI ÜNAL 8 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 5 5 3.33 0 5 -1.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 32.00 38.00 19.33 168.637 8352 359 299 8
9 54 - MERVE BULUT 8 / A 6 9 3.00 4 4 2.67 4 6 2.00 5 3 4.00 8 9 5.00 5 11 1.33 32.00 42.00 18.00 168.133 8382 360 300 9
10 8138 - KERİM KFSKİN 8 / B 9 5 7.33 2 8 -0.67 3 4 1.67 0 8 -2.67 2 11 -1.67 7 6 5.00 23.00 42.00 8.99 160.696 8776 382 320 10
11 62 - ZEMZEM BULUT 8 / A 8 12 4.00 4 5 2.33 5 4 3.67 1 7 -1.33 6 11 2.33 5 15 0.00 29.00 54.00 11.00 144.430 9608 422 353 11
12 51 - ÇEŞMİNA ZBARAN 8 / A 3 12 -1.00 4 5 2.33 4 5 2.33 2 3 1.00 4 5 2.33 7 9 4.00 24.00 39.00 10.99 139.970 9809 433 362 12
13 121 - DAVUT EKER 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 134.563 10099 446 374 13
14 120 - SADİYENUR TUNCER 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 30.00 50.00 13.34 131.630 10208 449 377 14
15 141 - SEFACANKÖ* * 8 / B 7 7 4.67 3 7 0.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 5 9 2.00 2 10 -1.33 21.00 48.00 5.01 131.156 10232 452 380 15
16 65 - HAK* ŞİMŞEK 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 130.652 10253 454 382 16
17 40 - ŞÜHEDA KAYA 8 / A 6 14 1.33 5 4 3.67 7 3 6.00 4 5 2.33 5 13 0.67 4 14 -0.67 31.00 53.00 13.33 125.659 10497 465 393 17
18 0 - MUSTAFA DOĞAN 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 120.770 10704 477 404 18
19 64 - MUHAMMED ALİ ÇEKİÇ 8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 16 -2.33 5 15 0.00 28.00 61.00 7.66 118.770 10797 484 410 19
20 214 - FATMA ÇETİN 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 1 -0.33 1 11 -2.67 3 17 -2.67 22.00 50.00 5.33 109.363 11204 504 424 20
21 23 - MUHAMMED OSMAN BIYI 8 / B 3 11 -0.67 2 7 -0.33 4 5 2.33 1 5 -0.67 3 10 -0.33 4 10 0.67 17.00 48.00 1.00 100.015 11508 512 431 21
22 165 - ABDULLAH CENGİZ 8 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 89.111 11769 519 437 22
23 58 - NİSANUR DÜZSOY 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 17.00 73.00 -7.34 83.170 11846 521 439 23
24 211 - MİRAÇ KAPLAN 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 2 16 -3.33 18.00 60.00 -2.00 82.237 11850 522 440 24
25 39 - MEHMET SEYRAN 8 / B 0 20 -6.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 13 -0.33 2 16 -3.33 16.00 69.00 -6.99 43.733 11973 523 441 25


